
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER Kuleli Ortaokulu 7 SINIF CALISKAN CDS 01 (CO00-07.01CDS01)167 198 538 2966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,97 8 2 7,69 7 2 6,66 6 3 5,14 11 7 8,81 13 6 10,62 58 26 48,89 302,780

Okul Ortalaması 10 8 7,68 7 2 6,62 7 3 6,20 5 4 3,77 9 9 5,64 10 8 7,37 49 35 37,28 246,640

KATILIMLAR

1 1224 KAYRA BATU ÖZKAN 7H 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 84 6 82,01 461,493 1 1 2 10 98
% 3,30

2 775 ELİF VERGİLİ 7F 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 80 8 77,33 435,140 1 2 6 36 278
% 9,37

3 326 BERAT ŞAHİN 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 79 10 75,67 433,410 1 3 7 39 298
% 10

4 1576 YAĞMUR KAYRAN 7J 16 2 15,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 0 8,00 19 1 18,67 16 3 15,00 77 8 74,33 431,083 1 4 8 40 315
% 11

5 1533 SİNEM PİRİZOĞLU 7I 14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 17 3 16,00 20 0 20,00 77 12 72,99 425,170 1 5 13 49 374
% 13

6 873 ENGİN ALAGÖZ 7F 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 77 10 73,67 423,430 2 6 14 50 394
% 13

7 613 ECNEL ARIKAN 7C 14 6 12,00 10 0 10,00 8 1 7,67 7 3 6,00 17 2 16,33 19 1 18,67 75 13 70,67 415,950 2 7 15 57 463
% 16

8 938 ESMA NUR KAYA 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 15 5 13,33 77 12 73,00 407,290 1 8 17 66 540
% 18

9 745 ELİF NAZLI KOŞAR 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 75 15 70,01 401,267 2 9 18 70 593
% 20

10 310 BORAN YUSUE TEKİN 7E 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 4 13,67 17 3 16,00 75 14 70,34 401,263 1 10 19 71 594
% 20

11 59 AD   TAN 7F 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 15 4 13,67 18 2 17,33 72 13 67,67 397,230 3 11 20 74 635
% 21

12 948 EYLÜL ZENAN ÇEN 7N 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 6 11,00 18 2 17,33 76 13 71,67 396,850 1 12 21 75 638
% 22

13 1244 ELİF KORKMAZ 7J 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 1 10,67 19 1 18,67 72 10 68,68 385,987 2 13 24 88 746
% 25

14 785 EMİNE AZRA MEMİŞ 7J 16 3 15,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 0 9,00 13 3 12,00 15 2 14,33 71 9 68,00 384,443 3 14 25 89 763
% 26

15 331 AZRA SU TEKİN 7B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 16 2 15,33 14 5 12,33 71 15 66,00 383,333 1 15 26 92 775
% 26

16 375 ÖMER AKİLİ 7B 13 4 11,67 10 0 10,00 7 1 6,67 7 1 6,67 17 2 16,33 14 4 12,67 68 12 64,01 380,347 2 16 27 99 809
% 27

17 209 ASLI NUR SIRAKAYA 7A 14 3 13,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 4 12,67 16 4 14,67 71 14 66,34 379,890 3 17 28 100 812
% 27

18 1566 UTKUERGUL 7C 14 4 12,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 4 11,67 17 3 16,00 71 14 66,34 378,677 3 18 29 103 824
% 28

19 1668 ZEYNEP R EINDIKÇI 7C 14 4 12,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 0 8,00 15 2 14,33 14 4 12,67 70 11 66,34 378,397 4 19 30 104 828
% 28

20 86 ZEYNEP KARAHAN 7B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 2 14,33 11 9 8,00 71 16 65,66 374,083 3 20 32 108 865
% 29

21 1976 MUHAMMEDMUSTAFATEKİN7J 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 7 8,67 18 2 17,33 71 17 65,34 373,393 4 21 33 109 875
% 30

22 681 EFETOMAÇ 7H 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 3 13,00 17 3 16,00 69 18 63,00 372,243 2 22 34 110 884
% 30

23 1596 YİĞİT DAKAL 7E 11 8 8,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 16 0 16,00 15 4 13,67 69 14 64,33 372,083 2 23 35 111 888
% 30

24 882 ERDEM YİĞİT ÇEVİK 7C 14 5 12,33 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 13 5 11,33 16 2 15,33 69 14 64,33 369,380 5 24 36 113 913
% 31

25 855 EMRE ŞAHİN 7M 13 4 11,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 4 10,67 17 2 16,33 69 13 64,67 368,393 1 25 37 114 922
% 31

26 355 BEYZAKÜÇÜK 7C 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 14 1 13,67 13 6 11,00 67 16 61,67 362,737 6 26 39 118 977
% 33

27 1107 MEHMETEFE YILDIRIM  14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 6 8,00 17 2 16,33 68 16 62,66 354,147 1 27 40 123 1062
% 36

28 1621 YUSUF EYMEN KOYUNCU7H 13 5 11,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 16 3 15,00 68 12 64,00 353,947 3 28 41 125 1067
% 36

29 856 ENES KAYA 7N 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 9 8,00 15 5 13,33 70 20 63,33 352,373 2 29 43 128 1088
% 37

30 2177 ELİF NİL AC* 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 12 2,00 19 1 18,67 71 17 65,34 351,100 4 30 44 129 1098
% 37

31 316 KERİM SEHA GÜZEL 7B 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 16 4 14,67 14 6 12,00 66 24 58,00 347,480 4 31 45 131 1129
% 38

32 942 EYLÜL ERKAN 7H 15 4 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 13 3 12,00 10 5 8,33 64 15 59,00 340,723 4 32 47 136 1190
% 40

33 1570 AHMET TURAN 7D 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 6 12,00 13 7 10,67 67 23 59,34 340,267 1 33 48 138 1194
% 40
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER Kuleli Ortaokulu 7 SINIF CALISKAN CDS 01 (CO00-07.01CDS01)167 198 538 2966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,97 8 2 7,69 7 2 6,66 6 3 5,14 11 7 8,81 13 6 10,62 58 26 48,89 302,780

Okul Ortalaması 10 8 7,68 7 2 6,62 7 3 6,20 5 4 3,77 9 9 5,64 10 8 7,37 49 35 37,28 246,640

KATILIMLAR

34 1318 MERT ERYILMAZ 7I 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 1 4,67 16 4 14,67 66 10 62,68 340,020 2 34 49 139 1200
% 40

35 1538 DAMLA KIZILTAŞ 7K 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 1 6,67 9 5 7,33 16 3 15,00 64 17 58,34 336,790 1 35 51 143 1227
% 41

36 1066 ÜMİT DENİZ GÖRDEGİR7I 11 7 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 13 3 12,00 14 6 12,00 62 20 55,33 331,107 3 36 53 152 1287
% 43

37 1201 İREM KANDEMİR 7C 14 4 12,67 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 13 4 11,67 62 14 57,35 328,270 7 37 54 157 1316
% 44

38 1649 EYLÜL ASLAN 7N 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 13 7 10,67 65 25 56,67 327,067 3 38 55 162 1327
% 45

39 633 ECRİN SU KIRCI 7A 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 4 6,67 13 5 11,33 63 16 57,67 320,150 5 39 56 172 1411
% 48

40 1488 RASİM OVCHİEV 7J 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 5 9,33 14 6 12,00 62 24 54,00 318,413 5 40 57 176 1426
% 48

41 548 DOĞUKAN HAKTAN KOÇER7C 14 4 12,67 8 2 7,33 7 2 6,33 6 1 5,67 9 5 7,33 13 2 12,33 57 16 51,66 316,660 8 41 58 178 1439
% 49

42 407 BÜŞRA EROĞLÜ 7J 14 5 12,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 2 6,33 8 10 4,67 15 5 13,33 61 25 52,66 308,687 6 42 59 186 1508
% 51

43 1502 ÖMERTAHA KOCAOĞLU7I 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 14 6 12,00 10 10 6,67 57 33 46,00 307,907 4 43 60 187 1514
% 51

44 1043 FATMA ZEHRA TOKER 7G 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 12 3,00 15 5 13,33 60 29 50,34 303,397 1 44 61 193 1553
% 52

45 9596 ERDEM BAYRAKCAR 7L 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 7 6,67 14 5 12,33 60 24 52,00 301,133 1 45 62 198 1574
% 53

46 961 EYMEN TUNCER 7A 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 9 8,00 11 9 8,00 62 28 52,67 299,653 6 46 63 200 1590
% 54

47 239 AYŞE DURU KAYNAR 7M 8 11 4,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 12 8 9,33 15 5 13,33 59 30 48,99 297,663 2 47 64 202 1606
% 54

48 67 AHMED KEREM CÖNMEZ7N 11 7 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 4 5,67 14 4 12,67 58 19 51,68 297,503 4 48 65 204 1610
% 54

49 1485 SALİHA BETÜL ATİLLA 7G 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 10 4 8,67 55 23 47,34 296,507 2 49 66 205 1620
% 55

50 1464 ÖMÜR ÖZDEMİR 7K 9 10 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 8 7,33 15 5 13,33 59 28 49,67 294,417 2 50 67 211 1642
% 55

51 1526 SERVETMERTDAĞAÇIKAN7B 9 8 6,33 6 2 5,33 7 2 6,33 4 3 3,00 12 2 11,33 13 7 10,67 51 24 42,99 292,787 5 51 69 214 1657
% 56

52 1518 SERHAT EKİN 7B 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 12 8 9,33 11 9 8,00 55 35 43,33 291,867 6 52 70 216 1667
% 56

53 1141 HAYRU NİSA DEMİR 7G 15 4 13,67 9 0 9,00 8 2 7,33 2 2 1,33 6 6 4,00 13 4 11,67 53 18 47,00 291,413 3 53 71 217 1670
% 56

54 531 HALDUNRÜST MALACADAĞ7N 7 13 2,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 13 7 10,67 14 6 12,00 58 32 47,34 291,227 5 54 72 218 1672
% 56

55 1500 SENA SAPSAĞLAM 7L 12 2 11,33 9 0 9,00 8 1 7,67 2 2 1,33 7 7 4,67 14 4 12,67 52 16 46,67 290,340 2 55 73 220 1685
% 57

56 361 BÜRAK *P  COŞKUN 7I 6 2 5,33 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 10 4 8,67 13 5 11,33 53 16 47,66 290,207 5 56 74 221 1688
% 57

57 541 DİLARA ERDİ 7L 13 3 12,00 8 0 8,00 9 1 8,67 2 3 1,00 10 5 8,33 9 5 7,33 51 17 45,33 287,100 3 57 75 226 1713
% 58

58 982 MEHMET ENES SEVİM 7F 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 13 7 10,67 9 11 5,33 56 34 44,67 284,653 4 58 76 228 1736
% 59

59 1818 MADİNA RUSTAMOVA 7J 10 10 6,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 7 2 6,33 56 15 51,00 284,237 7 59 77 230 1741
% 59

60 664 ECRİN YÜSRA SERİN 7G 10 10 6,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 7 0,67 12 8 9,33 13 7 10,67 54 36 42,01 281,733 4 60 78 234 1760
% 59

61 1412 YİĞİT EFE ÖNDER 7I 8 3 7,00 8 2 7,33 6 3 5,00 3 2 2,33 11 4 9,67 12 7 9,67 48 21 41,00 279,433 6 61 79 238 1785
% 60

62 0 GÖKÇEKOCAB*  13 7 10,67 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 10 10 6,67 10 10 6,67 55 35 43,34 271,347 2 62 80 251 1850
% 62

63 782 EMİNEREN ARSLANTAŞ7 12 6 10,00 2 6 0,00 9 1 8,67 5 2 4,33 10 3 9,00 8 4 6,67 46 22 38,67 270,473 1 63 81 252 1858
% 63

64 1307 MELİSA GÜ L 7M 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 11 5,33 7 13 2,67 59 31 48,66 268,307 3 64 83 257 1882
% 63

65 881 ERAY ÖZGÜVEN 7A 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 0 6,00 3 3 2,00 9 10 5,67 54 16 48,67 267,500 7 65 84 258 1891
% 64

66 697 EGE BALOĞLU 7A 9 11 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 11 5,33 13 7 10,67 57 33 46,00 267,453 8 66 85 259 1893
% 64
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER Kuleli Ortaokulu 7 SINIF CALISKAN CDS 01 (CO00-07.01CDS01)167 198 538 2966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,97 8 2 7,69 7 2 6,66 6 3 5,14 11 7 8,81 13 6 10,62 58 26 48,89 302,780

Okul Ortalaması 10 8 7,68 7 2 6,62 7 3 6,20 5 4 3,77 9 9 5,64 10 8 7,37 49 35 37,28 246,640

KATILIMLAR

67 1457 ONUR TOPTAŞ 7E 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 5 7,33 9 10 5,67 55 28 45,67 266,463 3 67 86 261 1898
% 64

68 1822 KAANPEKER 7E 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 8 1,33 11 4 9,67 52 25 43,66 264,177 4 68 87 265 1919
% 65

69 1320 MERTKARSTARLI 7L 11 7 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 6 7 3,67 12 7 9,67 52 26 43,35 260,393 4 69 88 269 1943
% 66

70 18 ABDULSAMET EBİNÇ 7L 9 5 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 2 5,33 7 5 5,33 9 4 7,67 49 18 42,99 256,477 5 70 89 274 1969
% 66

71 0 KUZEY GÜNER 7E 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 12 7 9,67 5 13 0,67 50 37 37,68 254,617 5 71 90 276 1980
% 67

72 110 AHMET TAHA AVŞAROĞLU7F 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 10 10 6,67 13 7 10,67 50 40 36,68 252,173 5 72 92 281 2001
% 67

73 242 AYŞE NAZ ALKIN 7L 8 3 7,00 3 0 3,00 0 1 -0,33 12 3 11,00 8 3 7,00 31 10 27,67 251,423 6 73 93 284 2008
% 68

74 365 NURSİMA CİHA N 7M 14 5 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 10 4,67 9 11 5,33 50 37 37,66 250,350 4 74 94 287 2015
% 68

75 519 DENİZÇA 7H 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 11 3,33 12 7 9,67 50 37 37,66 250,330 5 75 95 288 2016
% 68

76 1434 NEC**T GÜNER 7E 11 6 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 3 4,00 9 7 6,67 8 10 4,67 49 30 39,01 248,977 6 76 96 289 2029
% 68

77 1127 İREMÖMER 7E 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 8 7 5,67 7 4 5,67 48 25 39,67 246,250 7 77 97 290 2048
% 69

78 1121 HASAN EFE ÇALIK 7D 9 11 5,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 7 0,67 7 13 2,67 14 5 12,33 51 38 38,33 244,897 2 78 98 293 2060
% 69

79 1565 UMUT TUHAL CİLA 7A 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 8 5,33 9 11 5,33 47 39 34,00 241,627 9 79 100 298 2089
% 70

80 1494 SELİN ERDOĞAN 7L 11 7 8,67 9 0 9,00 6 3 5,00 2 3 1,00 4 6 2,00 12 6 10,00 44 25 35,67 239,257 7 80 103 303 2109
% 71

81 1280 ESLEM DÖNDER 7D 11 9 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 13 2,67 10 10 6,67 53 37 40,68 237,467 3 81 104 304 2117
% 71

82 1568 GÜLÜ N OKTAY 7M 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 10 9 7,00 11 8 8,33 45 43 30,66 236,573 5 82 105 305 2122
% 72

83 988 AZİZ AKTAR 7A 9 6 7,00 9 0 9,00 10 0 10,00 5 4 3,67 5 13 0,67 12 7 9,67 50 30 40,01 234,463 10 83 106 308 2137
% 72

84 1026 FATMA ECRİN CEYLAN 7C 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 12 8 9,33 44 46 28,67 231,760 9 84 107 312 2156
% 73

85 507 AZRA BAŞCI 7B 9 11 5,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 7 2,67 10 4 8,67 47 29 37,34 231,420 7 85 108 313 2161
% 73

86 258 BEDİRHAN EBİNÇ 7N 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 9 11 5,33 48 41 34,33 228,570 6 86 109 317 2184
% 74

87 933 D ORÜKDEM İRCAN 7 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 10 6,67 2 18 -4,00 52 38 39,34 227,667 2 87 110 320 2193
% 74

88 1547 TAHABERATÇAKIR 7N 1 3 0,00 8 1 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 10 5,67 12 8 9,33 44 28 34,67 226,383 7 88 111 321 2202
% 74

89 433 CERENBAŞOL 7B 8 12 4,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 2 4,33 6 8 3,33 11 6 9,00 44 32 33,32 223,713 8 89 112 327 2225
% 75

90 1002 ÇAĞLAR KESİCİ 7M 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 46 44 31,33 223,453 6 90 113 329 2227
% 75

91 1694 ZEYNEP TEMİZ 7M 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 1 5,67 4 13 -0,33 8 12 4,00 50 34 38,68 222,427 7 91 114 332 2232
% 75

92 1836 ECRİN ÇALIŞIR 7F 8 9 5,00 9 1 8,67 2 5 0,33 1 8 -1,67 8 8 5,33 11 7 8,67 39 38 26,33 221,233 6 92 115 333 2240
% 76

93 410 BÜŞRANUR DEMİR 7G 11 5 9,33 6 0 6,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 6 12 2,00 10 7 7,67 41 35 29,34 220,687 5 93 116 334 2242
% 76

94 729 ELİFADİLEKADİROĞLU 7I 10 10 6,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 6 2,00 4 15 -1,00 12 6 10,00 49 38 36,34 219,670 7 94 117 338 2249
% 76

95 415 YUSUF EMİR KAYA 7K 8 4 6,67 8 1 7,67 5 1 4,67 1 4 -0,33 12 1 11,67 34 11 30,35 218,153 3 95 119 345 2265
% 76

96 463 CİHAT ŞIŞMAN 7K 10 9 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 7 2,67 10 10 6,67 44 37 31,67 216,890 4 96 120 347 2277
% 77

97 1463 ÖMERFIRATYILDIZ 7C 9 9 6,00 5 3 4,00 4 4 2,67 0 3 -1,00 8 6 6,00 9 7 6,67 35 32 24,34 216,383 10 97 121 350 2281
% 77

98 280 BEDİRHAN ARDA ÖZOĞUL7I 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 13 0,67 12 8 9,33 43 45 28,00 213,887 8 98 122 355 2302
% 78

99 304 BERAT ÇELİK 7J 8 12 4,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 6 8 3,33 8 4 6,67 44 32 33,34 213,820 8 99 123 356 2304
% 78
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER Kuleli Ortaokulu 7 SINIF CALISKAN CDS 01 (CO00-07.01CDS01)167 198 538 2966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,97 8 2 7,69 7 2 6,66 6 3 5,14 11 7 8,81 13 6 10,62 58 26 48,89 302,780

Okul Ortalaması 10 8 7,68 7 2 6,62 7 3 6,20 5 4 3,77 9 9 5,64 10 8 7,37 49 35 37,28 246,640

KATILIMLAR

100 1405 M ENES B* 7J 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 13 2,67 10 10 6,67 44 46 28,68 211,880 9 100 124 358 2322
% 78

101 1067 FURKANYILDIRIM 7B 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 3 1,00 11 9 8,00 43 32 32,33 211,630 9 101 125 359 2323
% 78

102 437 İSMAİL EREN ERTAKİN 7B 10 10 6,67 7 2 6,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 10 6,67 5 15 0,00 45 44 30,34 209,213 10 102 127 364 2343
% 79

103 1411 ZEYNEP ATAR 7E 7 9 4,00 7 2 6,33 6 4 4,67 4 7 1,67 12 5 10,33 36 27 27,00 208,147 8 103 128 366 2354
% 79

104 1633 YÜSRANUR YEŞİL 7K 7 11 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 10 1,67 11 9 8,00 45 38 32,34 208,137 5 104 129 367 2355
% 79

105 1399 SADIK CEYLAN 7K 8 12 4,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 12 4,00 9 11 5,33 44 46 28,66 204,947 6 105 130 370 2374
% 80

106 1557 TUĞBA NAZ KÜRSÜ 7H 7 11 3,33 7 0 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 8 3,33 7 8 4,33 43 31 32,66 202,923 6 106 131 374 2387
% 80

107 1462 A E * N L L  A A   L 7E 12 6 10,00 3 7 0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 5 12 1,00 9 11 5,33 40 45 25,00 201,397 9 107 133 376 2397
% 81

108 867 ENES KAYKÜSUZ 7A 7 11 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 12 8 9,33 37 51 20,00 200,527 11 108 134 378 2406
% 81

109 1 YUSUF ÇANAKÇI 7C 11 8 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 16 -2,33 11 8 8,33 44 43 29,66 200,517 11 109 135 379 2408
% 81

110 1251 MEHMETAKJFDOĞAN 7L 9 5 7,33 7 0 7,00 6 2 5,33 5 1 4,67 7 13 2,67 5 8 2,33 39 29 29,33 198,763 8 110 136 381 2422
% 82

111 760 EBRAR TELLİOĞLU 7K 7 10 3,67 9 1 8,67 7 2 6,33 4 2 3,33 7 7 4,67 5 8 2,33 39 30 29,00 195,507 7 111 138 384 2444
% 82

112 1234 KEVSER ÇELİK 7J 6 13 1,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 4 1,67 7 10 3,67 8 9 5,00 41 39 28,01 192,047 10 112 139 392 2464
% 83

113 516 AYŞE YAREN YIL*AZ 7J 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 13 1,67 10 10 6,67 41 48 25,01 191,677 11 113 140 393 2466
% 83

114 0 **A   U*B 7C 8 10 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 0 10 -3,33 5 8 2,33 10 10 6,67 37 44 22,34 189,863 12 114 141 394 2477
% 84

115 468 CİVAN YIKILMAZ 7A 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 40 50 23,34 188,760 12 115 142 396 2483
% 84

116 1569 BUĞRA DAĞLAR 7H 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 4 6 2,00 9 11 5,33 38 40 24,67 182,853 7 116 143 407 2517
% 85

117 248 BEDİRHAN DEMİR 7E 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 11 9 8,00 6 14 1,33 34 56 15,33 182,800 10 117 144 408 2518
% 85

118 941 ABDULLA   KHALEFLİ 7G 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 5 15 0,00 36 54 18,00 182,240 6 118 145 409 2522
% 85

119 1082 GÖKTUĞ YALÇIN 7D 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 13 2,67 8 12 4,00 39 51 22,01 182,187 4 119 146 410 2524
% 85

120 629 ECRİN KUTLU 7B 10 10 6,67 8 2 7,33 5 3 4,00 3 4 1,67 4 7 1,67 5 8 2,33 35 34 23,67 180,790 11 120 147 411 2530
% 85

121 140 ALİ GÜROCAK 7F 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 14 0,33 5 13 0,67 41 46 25,67 180,203 7 121 148 413 2534
% 85

122 1117 HASAN ASLAN 7K 4 16 -1,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 11 9 8,00 39 51 22,01 177,987 8 122 150 416 2545
% 86

123 605 EBREM DULKADİR 7N 6 14 1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 10 10 6,67 6 14 1,33 38 52 20,67 177,987 8 122 150 416 2545
% 86

124 14 LİLİA    HAMMOUD 7A 3 17 -2,67 6 4 4,67 6 3 5,00 9 1 8,67 10 10 6,67 6 14 1,33 40 49 23,67 173,367 13 124 152 423 2568
% 87

125 1278 MEHMET GÖKTAŞ 7G 7 12 3,00 5 4 3,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 8 12 4,00 36 52 18,67 171,983 7 125 153 425 2573
% 87

126 1628 YUSUFT ALHA GÜMÜŞ 7A 9 6 7,00 5 4 3,67 8 2 7,33 4 3 3,00 3 9 0,00 5 9 2,00 34 33 23,00 171,507 14 126 154 426 2576
% 87

127 1417 ARİFÇALIŞKAN 7H 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 37 53 19,34 171,093 8 127 155 427 2578
% 87

128 1481 MİRHAN ASLAN 7J 12 8 9,33 3 7 0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 9 11 5,33 3 17 -2,67 34 56 15,33 170,960 12 128 156 428 2579
% 87

129 1985 ALİOBÜT 7J 1 19 -5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 11 9 8,00 8 12 4,00 36 54 18,00 168,333 13 129 157 430 2590
% 87

130 735 ELİF DÖNDER 7K 9 7 6,67 5 4 3,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 13 1,67 6 14 1,33 35 49 18,68 167,583 9 130 158 433 2596
% 88

131 1062 NİSANUR YILDIRIM 7L 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 37 53 19,32 166,480 9 131 159 434 2605
% 88

132 1537 SÜME    ASLI ERDAĞ 7M 3 17 -2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 11 5,33 7 13 2,67 38 52 20,67 165,240 8 132 160 438 2615
% 88
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER Kuleli Ortaokulu 7 SINIF CALISKAN CDS 01 (CO00-07.01CDS01)167 198 538 2966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,97 8 2 7,69 7 2 6,66 6 3 5,14 11 7 8,81 13 6 10,62 58 26 48,89 302,780

Okul Ortalaması 10 8 7,68 7 2 6,62 7 3 6,20 5 4 3,77 9 9 5,64 10 8 7,37 49 35 37,28 246,640

KATILIMLAR

133 1470 IŞIL YAĞMUR KARA 7I 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 3 14 -1,67 7 8 4,33 35 46 19,66 164,823 9 133 161 440 2621
% 88

134 220 AYBERK KARAGÖREN 7F 3 1 2,67 10 0 10,00 6 4 4,67 0 1 -0,33 0 3 -1,00 7 4 5,67 26 13 21,68 163,630 8 134 162 442 2629
% 89

135 1362 MUHAMMEDEMİNÇAPOĞLU7L 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 38 52 20,68 161,987 10 135 163 446 2643
% 89

136 356 YAVÜZ SELIM KAYA 7N 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 33 57 14,00 160,240 9 136 164 448 2649
% 89

137 1231 EMİRHAN ÜNLÜ 7F 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 34 56 15,33 159,293 9 137 165 449 2653
% 89

138 1469 ÖZGE SARI 7A16 4 15 -1,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 6 1,00 7 10 3,67 6 13 1,67 37 47 21,34 158,620 1 138 166 450 2656
% 90

139 1225 KEREM  A KDİL  G 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 38 52 20,67 156,800 1 139 167 453 2666
% 90

140 1524 SERKAN ALPAYDIN 7B 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 2 18 -4,00 36 54 18,00 151,867 12 140 168 459 2693
% 91

141 1503 RABİA TEMİZ 7B 9 10 5,67 7 1 6,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 38 49 21,68 151,690 13 141 169 460 2694
% 91

142 172 ARASKEMALKAMBÜOĞLU7L 9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 10 -1,33 6 9 3,00 32 45 16,99 151,603 11 142 170 462 2696
% 91

143 1630 YUSUF TEKİN 7B 7 12 3,00 3 7 0,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 8 11 4,33 4 13 -0,33 31 54 13,00 150,963 14 143 171 464 2699
% 91

144 654 EFE DEM İR 7M 6 14 1,33 5 5 3,33 5 3 4,00 4 6 2,00 11 7 8,67 1 19 -5,33 32 54 14,00 150,807 9 144 172 465 2701
% 91

145 0 ZÖ** G     N Ü 7A 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 36 54 18,00 149,893 15 145 174 467 2709
% 91

146 270 BAHATTİNOKUDAN 7I 6 13 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 7 13 2,67 9 11 5,33 26 63 5,01 146,410 10 146 176 473 2721
% 92

147 265 EMRE SONAR 7A 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 32 58 12,67 143,947 16 147 177 476 2731
% 92

148 1166 HÜSEYİN ASLAN 7K 7 13 2,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 37 53 19,34 143,867 10 148 178 477 2732
% 92

149 0 *    * **İ* 7B 5 13 0,67 6 3 5,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 7 13 2,67 30 52 12,68 142,990 15 149 179 479 2737
% 92

150 565 NAZERİNGÜLEC A N 7G 7 12 3,00 2 6 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 7 12 3,00 27 58 7,67 142,397 8 150 180 483 2741
% 92

151 1541 SERCAN ALPAYDIN 7B 7 12 3,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 13 0,67 29 38 16,34 141,297 16 151 181 485 2747
% 93

152 1058 FURKAN BAŞ 7F 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 31 59 11,33 140,987 10 152 182 486 2748
% 93

153 742 ELİF CALBAN 7H 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 16 -2,33 6 13 1,67 32 56 13,34 135,400 9 153 183 492 2775
% 94

154 1410 MUHAMMET GERMİŞ 7N 3 15 -2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 9 4,00 3 13 -1,33 29 51 12,01 129,393 10 154 185 499 2794
% 94

155 928 EYLÜL**MİR 7J 2 17 -3,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 8 10 4,67 29 58 9,66 123,710 14 155 186 503 2812
% 95

156 1392 İSM İI DEĞ RMENCİ 7K 7 13 2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 123,187 11 156 187 504 2815
% 95

157 1562 TÜRKERÇELİK 7N 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 28 62 7,33 120,413 11 157 188 507 2830
% 95

158 1379 MRESUL YAKUT 7A 6 14 1,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 24 64 2,67 116,603 17 158 189 510 2843
% 96

159 0 ****Ğ*Ç * 7B 4 15 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 0 1 -0,33 6 14 1,33 21 39 8,00 115,747 17 159 190 511 2848
% 96

160 1625 YUSUF TAŞ 7M 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 26 64 4,67 107,693 10 160 191 514 2876
% 97

161 1558 TÜĞBANUR TALLAY 7C 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 23 67 0,67 105,427 13 161 192 516 2885
% 97

162 1206 İREM SU EKİCİ 7A 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 28 62 7,33 102,933 18 162 193 518 2894
% 98

163 1595 YİGİT DAĞLAR 7J 6 14 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 65 3,34 102,467 15 163 194 519 2895
% 98

164 1192 YAĞMUR SARAÇ 7L 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 1 19 -5,33 5 15 0,00 28 62 7,34 99,933 12 164 195 522 2904
% 98

165 0 *UR** EP * 7I 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,67 87,453 11 165 196 529 2939
% 99

                                                5 / 6



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER Kuleli Ortaokulu 7 SINIF CALISKAN CDS 01 (CO00-07.01CDS01)167 198 538 2966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,97 8 2 7,69 7 2 6,66 6 3 5,14 11 7 8,81 13 6 10,62 58 26 48,89 302,780

Okul Ortalaması 10 8 7,68 7 2 6,62 7 3 6,20 5 4 3,77 9 9 5,64 10 8 7,37 49 35 37,28 246,640

KATILIMLAR

166 1097 HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK7B 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 19 71 -4,67 70,880 18 166 197 535 2955
% 100

167 1593 YİĞİT BURAK TAŞ 7F 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 5 15 0,00 18 72 -6,00 62,960 11 167 198 536 2959
% 100
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